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Flavia Aparecida Rigotti

De: ✉ Licitação
Enviado em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 15:49
Para: Nágila Rosa de J. Avelino
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024

 

 

Nágila , 
Boa tarde ! 
 
Em resposta ao seu pedido de esclarecimento , segue: 
 
Em relação as licenças, questiono, os senhores possuem licenças ativas na fabricante, Adobe 
System, ou que venceram recentemente? 
Resposta:  Não possuímos.  
 
 
Estamos a disposição a caso tenha outras dúvidas e solicitações de esclarecimentos.  
 
 
At, 

 

 
De: Nágila Rosa de J. Avelino <nagila.rosa@mcrsoftware.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 15:16 
Para:  ᜾᜿ᝀᝁ Licitação <licitacao@cref22.org.br> 
Cc: Alice Marcelino de Sousa <alice.sousa@mcrsoftware.com.br>; Wertley Alex Sousa dos Santos 
<wertley.santos@mcrsoftware.com.br> 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90017/2024 
 
 
Prezados, boa tarde, 
  
Venho, respeitosamente, por meio deste, solicitar esclarecimento referente 
ao  Pregão   eletrônico supramencionado. 
  
Em relação as licenças, questiono, os senhores possuem licenças ativas na fabricante, Adobe 
System, ou que venceram recentemente? 
 
Em caso positivo, por gentileza, poderia nos informar o número VIP? 
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Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
Desde já agradeço. 
  
Atenciosamente, 
 

  

  

Nágila Rosa 

Assistente Administrativo 

Fone:     +55 (61) 3031-0000 

Celular : +55 (61) 98184-8829 

e-mail: nagila.rosa@mcrsoftware.com.br      


